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PLAN OG FORVALTNING 
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Deres ref.: Vår ref.: JournalpostID:   Arkivkode: Dato: 
 13/2137-11 / NORSVE 14/3207   17/4 05.02.2014 

 
 

MELDING OM VEDTAK - 17/4 TILLATELSE TIL TILTAK - DISPENSASJON, 
RAMMETILLATELSE OG IGANGSETTINGSTILLATELSE DEL 1 - UTVIDELSE AV 
INDUSTRIKAI - TAU MØLLE  
 
Viser til Deres søknader datert, 30.04.10, 02.09.11 og 07.08.13 
Virksomheten har fullmakt til å avgjøre slike søknader iflg. delegeringsreglementet. 
 

        

SAKSGANG 

Saksnr. Utvalg Dato 

037/14 Delegert sak - forvaltningsutvalget 05.02.2014 
 

 

 
 

 
Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 

17/4 Sven Norland 13/2137   
14/3196 

17/4 Tillatelse til tiltak - dispensasjon, rammetillatelse og igangsettingstillatelse 
del 1 - utvidelse av industrikai i Tauvågen - Tau Mølle 

 
Vurdering av merknader fra berørte parter  
Strand kommune har mottatt merknader til utvidelsen av kaien. Merknadene er vurdert i 
forbindelse med dispensasjonssøknaden, se sak. 12/14.  
 
Vedr. avløpsledning i sjø 
Det ligger en kommunal avløpsledning i sjø. Alle forhold rundt ledningen må kartlegges og 
avklares før det igangsettes utfylling. Ta kontakt med Strand kommune v/ IVAR for 
avklaringer.  
 
Tillatelse etter lov om havner og farvann 
Strand kommune gir tillatelse til å etablere tiltaket ihht til lov om havner og farvann, jf. havne 
og farvannsloven § 27.   
 
Vilkår: 
Tiltaket skal ikke hindre eller tilrettelegge for hinder for tilflåttsretten til gnr.17/12 (Lerøy Vest) 
og gnr. 17/10 (Tau båtforening).   
 
Tillatelse etter forurensingsloven 
Tiltakshaver er ansvarlig får å innente nødvendige tillatelser etter forurensningsloven for 
fylling av sprengt stein i sjøen. Myndigheten til å vurdere, og å gi denne type tillatelser er lagt 
til Fylkesmannen i Rogaland. Arbeidet kan ikke igangsettes før nødvendige tillatelser 
foreligger etter forurensningsloven.  
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Dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 
FVA-012/14 VEDTAK: 
Strand kommune er positiv til å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Tauvågen og 
kommunen gir derfor dispensasjon fra plankravet, gjeldende arealformål og plan og 
bygningslovens §1-8 som omsøkt, jfr. plan- og bygningslovens §19-2.  
 
Begrunnelsen er at en dispensasjon ikke vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra. Utvidelsen gjelder eksisterende kai. I tillegg anser en fordelen med å gi 
dispensasjon som klart større enn ulempen. Utvidelsen av kaien vil medføre mer rasjonell og 
hensiktsmessig drift. Utvidelsen av kaianlegget vil også føre til økt transport sjøveien, noe 
som vil begrense biltransporten. Effektivisering av laste- og losseprosessen vil også kunne 
føre til begrensninger i støv- og støyproblematikken. 
 
Strand kommune behandler rammetillatelse og igangsettingstillatelse som omsøkt. I tillegg vil 
omsøkt tiltak kreve tillatelse etter lov om havner og farvann og forurensningsloven 
 
Se vedlagt møtebok for ytterligere opplysninger.  
 
Ansvarsrett for berørte fagområder.  
Det er søkt om ansvarsrett for følgende ansvarsområder: 
 

Funksjon Navn på foretak Fagområde Tiltaksklasse 

SØK Arkipartner AS Ansvarlig søker 1 

PRO Boye & Våge AS Konstruksjon / sikkerhet 1 

UTF Br. Jørmeland AS Utfylling av sprengt stein 1 

 
Rammesøknad*  

SØK SK Langeland AS Ansvarlig søker 1 

 
*Arkipartner AS har overtatt som ansvarlig søker i forbindelse med igangsettingstillatelse.  
 
Strand kommune gir lokal godkjenning og ansvarsrett i tiltaket som omsøkt, jf pbl 23-3.  
 
Tillatelse til tiltak: 
Strand kommune gir tillatelse til tiltak ihht til plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter.  
 
Følgende dokumentasjon ligger til grunn for tillatelsen: 

 Situasjonsplan, datert 24.01.13 

 Plan-, snitt- og fasadetegninger, datert 07.08.13 

 Gjennomføringsplan, datert 07.08.13 
 
Spesielle vilkår: 

 Ny kailinje og fyllingsfot skal stikkes ut av godkjent foretak. Stikningsdata skal leveres 
kommunen, både på papir og elektronisk i format SOSI 4.0.. Elektronisk format sendes til 
postmottak@strand.kommune.no. E-posten merkes med gårds- og bruksnummer.  
Stikningsdata skal leveres ”as build” ved / innen anmodning om ferdigattest / midlertidig 
brukstillatelse.  

 
Generelle vilkår: 
 

 Plan- og bygningsloven med forskrifter herunder reguleringsplaner skal følges. 
 

 Søknad, tegninger og denne tillatelsen skal alltid være til stede på byggeplassen. 
 

mailto:postmottak@strand.kommune.no


  

  Side 3 av 4 

 Byggetillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år fra 
vedtaksdato. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. pbl. § 21-9.  

 

 Hele eller deler av tiltaket må ikke tas i bruk uten ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse er gitt, jf. pbl. § 21-10. 

 

 Regler om avstand til kraftledninger, kabler og vann- og avløpsledninger må overholdes. 
Kommer tiltaket for nær disse, vil dette føre til krav om omlegging, eventuelt flytting/riving. 

 
Varsel om tilsyn i byggesaken 
Strand kommune varsler herved om at kommunen vil kunne gjennomføre tilsyn i byggesaken 
uten videre varsel, jf. pbl. 25-1. Registrerte avvik fra byggetillatelse og plan og bygningsloven 
med forskrifter vil bli rapportert til Direktoratet for byggkvalitet. Alvorlige avvik vil kunne 
medføre avslag på søknad om ansvarsrett i byggesaker i Strand kommune.  
 
Annet: 
Strand kommune gjør oppmerksom på at eiendomsgrenser vist på situasjonskart vedlagt 
byggesøknaden ikke er juridisk bindende. Strand kommune er ikke ansvarlig for feil i 
situasjonskart. Strand kommune anbefaler at ansvarlig søker / tiltakshaver alltid 
kvalitetssikrer eiendomsgrensene, og om nødvendig avholder kartforretning før tiltak 
iverksettes på eiendommen. Ta kontakt med Strand kommune for ytterligere opplysninger.    
 
Innsendt dokumentasjon returneres ikke, men arkiveres hos kommunen.  
 
Denne tillatelse er gitt av Strand kommune i medhold av kommunelovens § 23.4 og 
delegasjonsreglement for Strand kommune.  
 
Klage på vedtak: 
Vedtaket kan påklages. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Det vises til plan- og bygningslovens § 15 
og forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32. Kopi av bestemmelsene om klage vedlegges. 
 
Vi ønsker lykke til med arbeidet, og står gjerne til tjeneste med ytterligere opplysninger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Sven Norland 
virksomhetsleder 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
 
Kopi til:    
miljøvernavd Fylkesmannen i 
Rogaland 

   

Jarle Johannessen Kvernvegen 52 4120 TAU 
Lerøy Vest v/ Akvator    
Morten A Torgersen    
SK Langeland AS    
Tau Båtforening Kvernvegen 56 4120 TAU 
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Dok.dato Tittel 
15.01.2014 17/4 Søknad om dispensasjon for utvidelse av industrikai 

ved Tou Mølle, Tauvågen 
 











STRAND KOMMUNE 
Møtebok 

 
        

SAKSGANG 

Saksnr. Utvalg Dato 

012/14 Forvaltningsutvalget 30.01.2014 
 
 

 

 
 

 
Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 

17/4 Sven Norland 13/2137   
14/1132 

17/4 Søknad om dispensasjon for utvidelse av industrikai ved Tau Mølle, 
Tauvågen 

 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Strand kommune gir ikke dispensasjon fra plankravet, gjeldende arealformål og PBL § 1-8  
som omsøkt, jf. PBL § 19-2. Begrunnelsen er at en dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsene det dispenseres fra. 
 
Strand kommune er positiv til å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Tauvågen. En utvidelse 
av aktiviteten må imidlertid utvikles i samsvar med en ny reguleringsplan for området hvor en 
i større grad avveier alle bruksinteressene i området.   
 
 
 
 
30.01.2014 FORVALTNINGSUTVALGET 
Behandling: 
Edvard Kr. Tungland, AP fremmet følgende alternative forslag: 
Strand kommune er positiv til å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Tauvågen og 
kommunen gir derfor dispensasjon fra plankravet, gjeldende arealformål og plan og 
bygningslovens §1-8 som omsøkt, jfr. plan- og bygningslovens §19-2.  
 
Begrunnelsen er at en dispensasjon ikke vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra. Utvidelsen gjelder eksisterende kai. I tillegg anser en fordelen med å gi 
dispensasjon som klart større enn ulempen. Utvidelsen av kaien vil medføre mer rasjonell og 
hensiktsmessig drift. Utvidelsen av kaianlegget vil også føre til økt transport sjøveien, noe 
som vil begrense biltransporten. Effektivisering av laste- og losseprosessen vil også kunne 
føre til begrensninger i støv- og støyproblematikken. 
 
Strand kommune behandler rammetillatelse og igangsettingstillatelse som omsøkt. I tillegg vil 
omsøkt tiltak kreve tillatelse etter lov om havner og farvann og forurensningsloven 
 
Votering: 
Forslaget fra Tungland fikk 9 stemmer og ble vedtatt.  
 
FVA-012/14 VEDTAK: 



Strand kommune er positiv til å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Tauvågen og 
kommunen gir derfor dispensasjon fra plankravet, gjeldende arealformål og plan og 
bygningslovens §1-8 som omsøkt, jfr. plan- og bygningslovens §19-2.  
 
Begrunnelsen er at en dispensasjon ikke vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det 
dispenseres fra. Utvidelsen gjelder eksisterende kai. I tillegg anser en fordelen med å gi 
dispensasjon som klart større enn ulempen. Utvidelsen av kaien vil medføre mer rasjonell og 
hensiktsmessig drift. Utvidelsen av kaianlegget vil også føre til økt transport sjøveien, noe 
som vil begrense biltransporten. Effektivisering av laste- og losseprosessen vil også kunne 
føre til begrensninger i støv- og støyproblematikken. 
 
Strand kommune behandler rammetillatelse og igangsettingstillatelse som omsøkt. I tillegg vil 
omsøkt tiltak kreve tillatelse etter lov om havner og farvann og forurensningsloven 
 
 

 
 
 
 
 
Jørpeland, 15.01.2014 
 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 



Vedlegg 

Dok.dato Tittel 
05.09.2011 17/4 SØKNAD OM DISPENSASJON 
15.01.2014 D-04 Typisk snitt av fylling.pdf 
15.01.2014 D-03 Kartutsnitt.pdf 
15.01.2014 D-01 Situasjonskart 
15.01.2014 D-02 Situasjonskart 

15.01.2014 F Kart 
23.12.2013 17/4 Uttale til søknad om dispensasjon for utvidelse av 

industrikai - Tau Mølle 
13.01.2014 17/4 Fråsegn til søknad om utviding av industrikai Tau 

Mølle, Tauvågen 
15.01.2014 Merknad fra Akvator Lerøy Vest 
15.01.2014 Merknad fra Jarle Johannessen 
15.01.2014 Merknad fra Morten Torgeresen 
15.01.2014 Merknad fra Tau båtforening 

21.02.2012 17/4 MERKNAD TIL DISPENSASJON - NY 
INDUSTRIKAI - TAU MØLLE 

20.02.2012 17/4 KLAGE PÅ DISPENSASJON - NY INDUSTRIKAI - 
TAU MØLLE 

15.01.2014 Kommentar fra SK langeland 
 
 
 
 
 
1. Sammendrag 
Strand kommune har mottatt søknad om dispensasjon for utvidelse av industrikaien til Vestlie 
AS i Tauvågen (Tidligere Tau Mølle). Strand kommune gav i første omgang avslag på 
søknaden med begrunnelse i et sterkt behov for en ny reguleringsplan for området 
(administrativt avslag). Avslaget ble påklaget av søker. Forvaltningsutvalget omgjorde 
avslaget, og gav dispensasjon som omsøkt. Tau båtforening og beboere i området påklaget 
dette dispensasjonsvedtaket. Under klagebehandlingen kom det frem at 
dispensasjonsvedtaket var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Blant annet var ikke 
dispensasjonssøknaden sendt på høring til berørte statelige myndigheter. På den bakgrunn 
ble dispensasjonsvedtaket omgjort. Søknaden er nå klar til ny behandling.  
 
Rådmannen har vurdert søknaden. Rådmannen mener fortsatt at det ikke er grunnlag for å gi 
dispensasjon som omsøkt. Begrunnelsen er den samme som før, dvs at en bør utarbeide en 
ny reguleringsplan for hele eller deler av området. Det er kun gjennom en ny reguleringsplan 
at en vil kunne foreta en helhetlig avveining mellom de motstridende bruksinteressene i 
området.  
 
2. Fakta 
Utvidelse av industrikaien ved Tau Mølle. Tiltakets omfang fremgår av vedlegg.  
 
3. Lover, forskrifter, rundskriv 
Plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
       Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 



       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette 
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. 
 

Plan og bygningsloven § 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag  

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 

Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt 
oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, 
reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 

For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser 
skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 fastsette grense på inntil 100 
meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

 
 
4. Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Kommuneplanens arealdel for Strand kommune, vedtatt 2013 
Arealformål:  
Ferdeselsområde i sjø.  
Bestemmelse: 
§ 1.1. Krav om reguleringsplan 
a) For eksisterende og nye områder avsatt til arealformålene bebyggelse og anlegg, 
samferdsel og teknisk infrastruktur, samt bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone, kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningslovens §§ 20-1, 20-2 og 20-3 eller fradeles til slike formål før området 
inngår i reguleringsplan. 
 
(Tilstøtende reguleringsplan) 
Reguleringsplan for Tau bygningsdistrikt, vedtatt 1954.  
Eksisterende kai og industri / næringsbygninger er avsatt til næringsområde.  
 
Avslag på søknad om dispensasjon, datert 21.10.11 
Strand kommune gir ikke dispensasjon for etablering av industrikai som omsøkt, jf. pbl. § 19-
2. Begrunnelsen er at vilkårene for å gi dispensasjon ikke foreligger.  
 
Omsøkt tiltakets vil kunne være med å øke bruken og konfliktnivået i havnebassenget.  
Strand kommune mener at endret arealdisponering / økt bruk i området må avklares 
gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
FVA-002/12 VEDTAK: 
Strand kommune tar klagen til følge og gir dispensasjon slik som omsøkt. Begrunnelsen er at 
hensynet bak formålet i kommuneplanens arealdel ikke blir satt vesentlig til side, se plan- og 
bygningsloven § 19-2. Strand kommune ønsker å tilrettelegge for utbedring av dypvannskai 
med tilhørende funksjoner som omsøkt. Strand kommune mener at omsøkt tiltak ikke vil 



medføre vesentlig ulempe eller konflikt ved bruk av havnebassenget. Endelig kailinje 
avklares mellom utbygger og Strand kommune 
 
FVA-061/13 VEDTAK: 
1. Forvaltningsutvalget kan ikke behandle framsatt klage i og med at vedtak i sak 2/12 er 

fattet på feil grunnlag. Saken skulle vært sendt fylkesmannen og kystverket til uttale før 
behandlingen. 

2. Strand kommune ønsker å gi dispensasjon fra gjeldene kommuneplan og byggeforbudet i 
100-metersbeltet mot sjø som omsøkt, jf. PBL § 1-8.  Før det blir gjort endelig vedtak i 
saken sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen og Kystverket.   

 
5. Innkomne uttalelser 
Uttalelse fra Fylkesmannen, datert 13.01.14. 
Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon. Begrunnelsen er at en mener at vilkårene for 
å gi dispensasjon ikke foreligger. I tillegg mener at en må avklare økt bruk av området 
gjennom en ny reguleringsplan.  
 
Uttalelse fra Kystverket, datert 11.12.13 
Kystverket har ingen motforestillinger på omsøkt tiltak.   
 
Merknad til søknad fra Tau Båtforening, datert 06.09.11 
Tau båtforening mener at utvidelse av eksisterende kai ved mølla ikke kan skje uten at det 
foreligger en helhetlig vurdering av den totale arealbruken, og ikke minst fremtidige behov for 
alle interessenter i Tau-vågen. Båtforeningen ønsker en ny reguleringsplan for det aktuelle 
området. Se vedlegg for ytterligere informasjon.  
 
Merknad til søknad fra Lerøy Vest v/ Akvator, datert 30.08.11 
Lerøy Vest forutsetter at ny kai ikke legger hindringer for etablering av planlagt flytebrygge / 
atkomstbrygge. Lerøy Vest mener at en må se på utbedring at atkomsten til industriområdet i 
forbindelse med utvidelsen av industrikaien.   
 
Til orientering: 
Klager på opphevet dispensasjonsvedtak  
Klage fra Tau båtforening på dispensasjon for utvidelse av industrikai, datert 21.02.12 
Tau båtforening mener at dispensasjonsvedtaket må omgjøres, og at Rådmannens 
opprinnelige innstilling må følges. Båtforeningen mener at det må utarbeides en helhetlig 
reguleringsplan for området. Båtforeningen mener videre at dispensasjonsvedtaket ikke er 
tilstrekkelig begrunnet. Se vedlagt klage for ytterligere opplysninger.  
 
Klage fra flere beboere i Kvernvegen og Møllehagen på dispensasjon for utvidelse av 
industrikai, datert, 16.02.12. * 
 
Klager mener at dispensasjonsvedtaket ikke er tilstrekkelig begrunnet. I tillegg mener de at 
vedtaket skal behandles etter havneloven. Se vedlagt klage for ytterligere opplysninger.  
 
*Kjetil og Åshild Svensen samt Olaug Helgesen har trukket seg fra klagen.  
 
Uttale fra søker v/ SK Langeland på klagene, datert 26.03.12. 
Se vedlagt uttale for opplysninger.  
 
6. Barn og unge 
Utvidelse av kaien vil ikke direkte berøre barn og unge. Utvidelse av næringsarealene vil 
imidlertid kunne føre til økt trafikk på skoleveg. Isolert sett vil nok ikke omsøkt tiltak får 
vesentlig betydning for barn og unges interesser i området.  
 
7. Naturmangfaldlova §8-12 



Søknaden gjelder utvidelse av eksisterende industrikai. Utvidelsen vil være i 
havnebassenget i Tau vågen. I prinsippet er omsøkt tiltak en breddeutvidelse og forbedring 
av eksiterende industrikai. Det er i dag stor industriaktivitet og båttrafikk i området. En kan 
ikke se at tiltaket berører forhold etter naturmangfaldlova.  
 
 
8. Alternative løsninger med konsekvenser 
Alternativ 1: 
Strand kommune gir ikke dispensasjon fra plankravet, gjeldene arealformål og PBL § 1-8 
som omsøkt, jf. PBL § 19-2. Begrunnelsen er at en dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsene det dispenseres fra. 
 
Strand kommune er positiv til å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Tauvågen. En utvidelse 
av aktiviteten må imidlertid utvikles i samsvar med en ny reguleringsplan for området hvor en 
i større grad ivaretar alle bruksinteressene i området.   
 
Alternativ 2: 
Strand kommune gir dispensasjon fra plankravet, gjeldene arealformål og PBL § 1-8 som 
omsøkt, jf. PBL § 19-2. Begrunnelsen er at en dispensasjon ikke vil tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsene det dispenseres fra. Utvidelsen gjelder eksisterende kai. I tillegg anser en 
fordelen med å gi dispensasjon som klart større en ulempen. Utvidelse av kaien vil medføre 
mer rasjonell og hensiktsmessig drift.   
 
Strand kommune behandler rammetillatelse og igangsettingstillatelse som omsøkt.  
I tillegg vil omsøkt tiltak kreve tillatelse etter lov om havner og farvann (Strand kommune) og 
forurensningsloven (Fylkesmannen).  
 
9. Vurdering og konklusjon 
Både Lerøy Vest (smoltanlegget), Tau båtforening (småbåthavna), Vestlie AS (Tau Mølle) 
ønsker å utvide sine virksomheter / etablere tiltak i havnebassenget i Tauvågen. I tillegg har 
Mølleparken gjennom bruksendring av Bruksløa økt aktiviteten i området. Gjeldene 
arealplaner setter imidlertid grenser for utvidelse av virksomhetene. Endret bruk og økt 
aktivitet i området berører i tillegg tilgrensende bomiljø, trafikkavvikling, sikker skoleveg og 
atkomst til kollektivtrafikk/ferje. Rådmannen mener derfor at det er hensiktsmessig å se 
virksomhetene og aktiviteten i området i sammenheng.    
 
Etter Rådmannens vurdering vil det være et sterkt behov for å avklare arealbruken mellom 
de ulike interessene i området.  Rådmannen mener at utarbeidelse av en ny reguleringsplan 
for området er det riktige verktøyet for å løse utfordringene en står ovenfor. Utarbeidelse av 
en ny reguleringsplan vil skape forutsigbarhet og legge rammer for bruken av området. En ny 
regulering vil også være grunnlag for inngåelse av utbyggingsavtaler / refusjon for etablering 
nødvendig infrastruktur, eks. fortausløsning i Kvernvegen.  
 
Rådmannen har flere ganger tatt initiativ til å samle de sentrale aktørene i Tauvågen for å 
legge til rette for at en sammen kan utarbeide en reguleringsplan for det aktuelle området. 
Rådmannen mener at det må være de sentrale aktørene i Tauvågen som må ta initiativet og 
se verdien av å utarbeide en felles planløsning for videre vekst og verdiskapning. Det er 
aktørene som kjenner behovene, og som langt på vei også må avklare bruken seg i mellom. 
En har imidlertid ikke lykkes med et slikt samarbeid.  
 
Kommunen har tidligere krevd reguleringsplan ved søknad om utvidelse av Tau småbåthavn, 
Lerøy Vest og Mølleparken. Mølleparken har nå fått dispensasjon, mens Lerøy vest har 
fremmet en reguleringsplan for sin eiendom. Rådmannen mener at det må stilles samme 
krav ovenfor omsøkt tiltak, selv om dette gjelder utvidelse av en eksisterende dypvannskai. 
Etter Rådmannens vurdering vil dispensasjon være med å undergrave en bærekraftig 
forvaltning og bruk av området, og konfliktnivået i området vil forbli uløst. Dersom kommunen 



skal kreve planavklaring bør dette etter Rådmannens vurdering gjelde alle som ønsker å 
utvide sin virksomhet utover rammene til gjeldene planer.  
 
 
 

 
 



Boye og Waage & Co AS   
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Kopi Procon AS v/ Espen Carlsen 

 Vestkorn AS v/ Aslak Lie       

 

Fra Arne Gabrielsen 

 

 

 

Arbeider i sjø på Gnr/ Bnr 17/4 Tau Mølle, Strand kommune. 

 
Formålet med utfyllingen: 
Dagens indre kai er for kort og dybden er for dårlig til at de fleste fartøyene som benyttes av Vestkorn 
sine kunder kan benytte den indre kaien. Dette svekker Vestkorn sin konkurransekraft og medfører 
også at fartøy må håndteres sekvensielt istedenfor parallelt. Dette øker påvirkning på det ytre miljø i 
form av antall timer med aktivitet. Formål med utfylling er å øke konkurransekraft, bedre HMS på 
kaien og redusere påvirkning på ytre miljø gjennom parallell jobbing med fartøy og muliggjøring av 
transport av big bag med båt istedenfor på bil. 
 
Dagens ytre kai har en meget smal tilkomst/areal. Dette medfører at losse- og lasteutstyr ikke kan 
moderniseres da en da vil være avhengig av å komme til ytre kai med truck, lift, bobcat etc. Den 
smale tilkomsten gjør videre at tilkomst med grabb og vedlikeholdsutstyr er umulig/svært begrenset.  
 
Videre medfører den smale tilkomsten ugunstige HMS-forhold mht truckkjøring o.l.  
Formålet med en fylling er å etablere en fleksibel og trygg tilkomst til ytre kai og legge grunnlaget for å 
oppgradere laste- og losseanlegg med det formål å øke kapasitet og redusere påvirkning på det ytre 
miljø. 
 
En oppgradering av ytre kai vil generere større andel av tungtransport på skip i stedet for på vei med 
de miljømessige fordeler dette har. 
 
Prøvetakning av forurensningsgrad: 
Norconsult AS har utført sedimentundersøkelse i tiltaket. Sedimentet er forurenset over grenseverdi 
for enkelte metaller.  
Det skal legges 0,5 meter dekksand under hele fyllingen og minimum 2,5 meter ut fra fyllingsfot for å 
unngå spredning av forurensede bunnsedimenter.  
 
 
Metodikk: 
Utfyllingen vil gjøres fra land ved utlegging av masser med bruk av gravemaskin og doser. Spesielt 
skal det påses at masser blir jevnt utfylt under den ytre kaien slik at det unngås et ensidig trykk på 
kaiens pilarer. Ved utfyllingen skal det påses at det ikke blir overheng på fyllingsfront og helling skal 
kontrolleres underveis i arbeidet. Helling skal ikke overstige 1/1.4. Plastring av fyllingsfront skal 



   

etableres med ett lag 1m3 stor stein fra fyllingstopp kt +2m ned til kt -4m. Det forutsettes en aktiv 
byggeplasskontroll og innmåling av fylling underveis. 
Sprengstein skal ikke mellomlagres, men fylles direkte fra bil. 
 
Miljøtiltak: 
Sprengstein som skal brukes i fyllingen hentes fra dagbrudd, ikke fra tunell som planlagt. Dette gjøres 
som et miljøtiltak for å minimere mengden finstoff i massene som potensielt kan spres med 
strømninger. Det har vært tidvis sterke lokale strømninger i området for ny utfylling i lengre tid. Dette 
skyldes bruk av propeller fra større båter ved kaien og kraftverket like nord for området som slipper ut 
mye vann i perioder med flom. Slike strømmer fører til at finstoff i massene kommer i suspensjon og 
avsettes i områder der vannet er dypere og strømningene mindre. Dette fører til at det er svært lite 
finstoff i området som også bekreftes av prøvegravning og eldre kaitegninger. Den lave mengden 
finstoff og utlegging av dekksand gjør at det ikke forventes noen spredning av stedlige sedimenter 
under arbeidet. Kraftverket vil også stanses under arbeidet for å begrense spredningspotensialet.  
 
Arbeidet planlegges utført uten bruk av siltgardin på grunn av de overnevnte grunnene, men slikt 
utstyr kan skaffes og monteres på kort varsel dersom det blir nødvendig. Entreprenør skal fortløpende 
rapportere til ansvarlig geotekniker slik at ytterliggere miljøtiltak kan iverksettes straks der det er 
nødvendig.  
 
Stabilitet: 
Stabilitetsvurdering utføres av prosjekterende geotekniker i Procon AS. Det er utført prøvegraving for 
fyllingsområdet 11. januar 2016. Prøvegravingen bekreftet sandige grunnforhold slik som angitt på 
eldre kai tegninger.  

 
Biologisk mangfold: 
Det er ukjent for oss om det er utført undersøkelser av biologisk mangfold i tiltaksområdet, men det 
har vært industri i dette området siden 1855. Det er i tillegg stor aktivitet ved fergekai og småbåthavn i 
området. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. K01 Plantegning 
2. K10 Snitt A-A 
3. Sedimentundersøkelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavanger, 20.januar 2016 
 
 
For 
BOYE OG WAAGE & CO AS 
 
Arne Gabrielsen  
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Sedimentundersøkelse, Tau Mølle 

BAKGRUNN 

Figur av utfyllingsområdet, nedenfor. Figuren er klippet ut fra Situasjonskart med inntegnet plassering av 

steinfylling, fra Boye og Waage & Co AS. Omfanget av utfyllingen er opplyst å være ca. 11 500 m
3
. 

 

 

Figur 1: Situasjonskart med inntegnet plassering av steinfylling, fra Boye og Waage & Co AS 

 

RESIPIENTEN 

Utfyllingen skal foregå i vannforekomsten Hidlefjorden i vannområde Ryfylke. Vannforekomsten har god 

økologisk tilstand og oppnår ikke god kjemisk tilstand. Den er beskyttet i forhold til bølgeeksponering, 

permanent mikset og har moderat oppholdstid for bunnvann (uker) (Vann-nett.no 2014-10-13). 

TIDLIGERE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG PÅVIRKNINGER 

Det er ikke registrert marine naturverdier i utfyllingsområdet i databasen Vannmiljø.  

Til: Boye og Waage & Co AS 

Fra: Norconsult v/ Gunn Lise Haugestøl 

Dato: 2014-10-13 
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Tidligere er det gjennomført en resipientundersøkelse av IRIS, i forbindelse med utslipp fra smoltanlegget 

som ligger sør-øst for Tau kai. 

MILJØUNDERSØKELSE 

Tiltak i forurensede sedimenter er styrt av veiledningen TA-2960/2012: Veileder for håndtering av 

sedimenter. Denne undersøkelsen skal vurdere om det er behov for tiltak knyttet til eventuelt forurenset 

sediment som følge av utfylling. Notatet omhandler punkt 2 i figuren nedenfor.  

 

Figur 2: Utdrag fra TA-2960/2012, saksgang ved tiltak i sedimenter. 
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Figur 3: Posisjoner for sedimentprøvetaking 

 

Prøvetaking av sediment ved Tau ble gjennomført av Kristian U. Mejlgaard og Annelene Pengerud fra 

Norconsult AS, den 9. september 2014, med båt fra Tau slipp og båtbyggeri AS. Prøvene ble tatt med en 
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liten Van Veen sedimentgrabb, som prøvetar de øverste cm. av sjøbunnen. Det ble tatt minimum fem 

grabbhugg til hver blandprøve. Prøven representerer overflaten i sedimentet (ca. 0-5 cm). Koordinater for 

prøvene er gitt i logg fra prøvetakingen i vedlegg sammen med en beskrivelse av prøvene.  

 

Prøvene ble analysert ved det akkrediterte laboratoriet ALS Laboratory Group Norge. Basert på tidligere 

undersøkelser og områdets bruk er det ansett at en basispakke vil dekke den mest sannsynlige 

forurensingen i området. Denne består av: 

• Metaller 

• PAH-16 

• PCB-7 

• TBT 

• TOC  

• Kornfordeling 

RESULTATER 

Konsentrasjoner i sedimentet sammenlignes med grenseverdier for tilstandsklassene utarbeidet av 

Miljødirektoratet (TA-2229/2007, «Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment»). 

Tilstandsklassene representerer ulik forurensningsgrad basert på fare for effekter på organismer. 

Beskrivelse av de ulike tilstandsklassene er vist i tabell 1. Ved konsentrasjoner som ikke tilfredsstiller 

"friskmelding" i henhold til risikovurdering trinn 1 (TA-2802/2011) anbefales at det gjøres en risikovurdering 

av tiltaket mht. forurensing. 

Tabell 1: Klassifiseringssystem for metaller og organiske miljøgifter (TA-2229/2007). 

  

Resultatene av den gjennomførte undersøkelsen er vist i tabell 2, og fargene tilsvarer tilstandsklassene i 

Tabell 1. Fullstendig analyserapport er gitt i vedlegg. 

 

 

  

Tilstandsklasse I II III IV V

Beskrivelse

av tilstand
Bakgrunn God Moderat Dårlig Svært dårlig

Betingelser
Bakgrunns-

nivå

Ingen 

toksiske 

effekter

Kroniske 

effekter ved 

langtids-

eksponering

Akutt 

toksiske 

effekter ved 

korttids-

eksponering

Omfattende 

akutt-

toksiske 

effekter
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Tabell 2: Analyseresultater, klassifisert etter TA-2229/2009 

 

 

 

 

 

 





ALS Czech Republic, s.r.o., Laboratory Česká LípaAttachment No. 1 to the Test Report No.: PR1449561
Bendlova 1687/7, CZ-470 03  Česká Lípa, Czech Republic

N00321163 N00321164 N00321165

001 002 003

[g] 30.88 48.61 27.72

[%] 0.17 0.14 0.17

[%] 8.08 4.88 9.28

[%] 91.75 94.98 90.55

Test specification, deviations, additions to or exc lusions from the test specification:

Page: 1 / 1

Test method specification:  CZ_SOP_D06_07_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser 
diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions 
determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand 
>63 µm", "Silt 2-63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data. 
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SILT (2 - 63 µm)
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Registrert 2014-09-10 12:27 Norconsult AS 
Utstedt 2014-10-07 Kristian Ulla 
    
  Postboks 130 
  4065 Stavanger 
  Norge 
 
Prosjekt Tau mølle  
Bestnr   
 
 
Analyse av faststoff    
 
Deres prøvenavn 103/105 
  Sed 
 
Labnummer N00321163 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 68.0 6.80 % 1 1 JIBJ 
Vanninnhold 32.0 3.20 % 1 1 JIBJ 
       
Kornstørrelse >63 µm 91.8 9.2 % 1 1 JIBJ 
Kornstørrelse <2 µm 0.2 0.02 % 1 1 JIBJ 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 RATE 
       
TOC 4.10  % TS 1 1 JIBJ 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Acenaftylen 11 3.19 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Acenaften 12 3.67 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fluoren 13 3.88 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fenantren 159 47.6 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Antracen 41 12.2 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fluoranten 452 136 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Pyren 418 125 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(a)antracen^ 191 57.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Krysen^ 192 57.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(b)fluoranten^ 184 55.2 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(k)fluoranten^ 170 51.2 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(a)pyren^ 205 61.6 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Dibenso(ah)antracen^ 24 7.20 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(ghi)perylen 138 41.5 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Indeno(123cd)pyren^ 115 34.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PAH-16* 2300  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PAH carcinogene^* 1100  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 52 0.78 0.234 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 101 1.69 0.508 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 118 1.84 0.552 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 138 1.54 0.462 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 153 1.19 0.358 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PCB-7* 7.0  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
As (Arsen) 3.10 0.62 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Pb (Bly) 36.0 7.2 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cu (Kopper) 30.0 6.01 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cr (Krom) 12.2 2.45 mg/kg TS 1 1 JIBJ 

http://www.alsglobal.no
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Deres prøvenavn 103/105 
  Sed 
 
Labnummer N00321163 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Cd (Kadmium) <0.10  mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Hg (Kvikksølv) 0.80 0.16 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Ni (Nikkel) 6.3 1.3 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Zn (Sink) 68.2 13.6 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
Tørrstoff (L) 69.0 2 % 2 V MORO 
Monobutyltinnkation 14.6 5.75 µg/kg TS 2 C MORO 
Dibutyltinnkation 23.8 9.40 µg/kg TS 2 C MORO 
Tributyltinnkation 59.2 18.9 µg/kg TS 2 C MORO 
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Deres prøvenavn 103/106 
  Sed 
 
Labnummer N00321164 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 77.4 7.74 % 1 1 JIBJ 
Vanninnhold 22.6 2.26 % 1 1 JIBJ 
       
Kornstørrelse >63 µm 95.0 9.5 % 1 1 JIBJ 
Kornstørrelse <2 µm 0.1 0.01 % 1 1 JIBJ 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 JIBJ 
       
TOC 5.11  % TS 1 1 JIBJ 
       
Naftalen <10  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Acenaftylen 20 6.09 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Acenaften 12 3.52 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fluoren 22 6.76 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fenantren 277 83.2 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Antracen 51 15.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fluoranten 731 219 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Pyren 629 189 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(a)antracen^ 245 73.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Krysen^ 265 79.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(b)fluoranten^ 296 88.8 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(k)fluoranten^ 235 70.5 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(a)pyren^ 283 84.9 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Dibenso(ah)antracen^ 32 9.71 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(ghi)perylen 190 57.0 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Indeno(123cd)pyren^ 184 55.2 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PAH-16* 3500  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PAH carcinogene^* 1500  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 101 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 118 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 138 1.10 0.330 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 153 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 180 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PCB-7* 1.1  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
As (Arsen) 4.78 0.96 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Pb (Bly) 69.0 13.8 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cu (Kopper) 43.2 8.64 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cr (Krom) 13.0 2.60 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cd (Kadmium) <0.10  mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Hg (Kvikksølv) 0.75 0.15 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Ni (Nikkel) 10.4 2.1 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Zn (Sink) 134 26.9 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
Tørrstoff (L) 75.2 2 % 2 V MORO 
Monobutyltinnkation 9.72 3.85 µg/kg TS 2 C MORO 
Dibutyltinnkation 10.2 4.08 µg/kg TS 2 C MORO 
Tributyltinnkation 26.1 8.29 µg/kg TS 2 C MORO 
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Deres prøvenavn 103/108 
  Sed 
 
Labnummer N00321165 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 64.6 6.46 % 1 1 JIBJ 
Vanninnhold 35.4 3.54 % 1 1 JIBJ 
       
Kornstørrelse >63 µm 90.5 9.0 % 1 1 JIBJ 
Kornstørrelse <2 µm 0.2 0.02 % 1 1 JIBJ 
Kornfordeling ----------  se vedl. 1 1 JIBJ 
       
TOC 3.09  % TS 1 1 JIBJ 
       
Naftalen 37 11.2 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Acenaftylen 25 7.64 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Acenaften 98 29.4 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fluoren 87 26.1 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fenantren 516 155 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Antracen 106 31.9 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Fluoranten 888 266 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Pyren 757 227 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(a)antracen^ 378 113 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Krysen^ 431 129 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(b)fluoranten^ 472 142 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(k)fluoranten^ 363 109 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(a)pyren^ 419 126 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Dibenso(ah)antracen^ 56 16.9 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Benso(ghi)perylen 293 87.9 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Indeno(123cd)pyren^ 235 70.6 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PAH-16* 5200  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PAH carcinogene^* 2400  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
PCB 28 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 52 <0.70  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 101 1.44 0.434 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 118 1.22 0.368 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 138 2.02 0.606 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 153 1.46 0.438 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
PCB 180 1.18 0.354 µg/kg TS 1 1 JIBJ 
Sum PCB-7* 7.3  µg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
As (Arsen) 5.11 1.02 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Pb (Bly) 67.3 13.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cu (Kopper) 81.0 16.2 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cr (Krom) 11.8 2.36 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Cd (Kadmium) 0.20 0.04 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Hg (Kvikksølv) 0.61 0.12 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Ni (Nikkel) 7.4 1.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
Zn (Sink) 157 31.4 mg/kg TS 1 1 JIBJ 
       
Tørrstoff (L) 59.8 2 % 2 V MORO 
Monobutyltinnkation 11.4 4.57 µg/kg TS 2 C MORO 
Dibutyltinnkation 34.3 14.2 µg/kg TS 2 C MORO 
Tributyltinnkation 138 44.4 µg/kg TS 2 C MORO 
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
n.d. betyr ikke påvist. 
n/a betyr ikke analyserbart. 
< betyr mindre enn. 
> betyr større enn. 
 
 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Analyse av sediment basispakke - del 1 

 
 
Bestemmelse av Vanninnhold 
 
Metode: ISO 760 
Kvantifikasjonsgrense: 0,010 %  
Deteksjon og kvantifisering: Karl Fischer 
 
 
Bestemmelse av Kornfordeling (<63 µm, >63 µm og <2 µm) 
 
Metode: CZ_SOP_D06_07_N11 
Kvantifikasjonsgrense: 0,10 %  
 
 
Bestemmelse av TOC 
 
Metode: DIN ISO 10694, CSN EN 13137 
Kvantifikasjonsgrense: 0,010%TS 
Deteksjon og kvantifisering: Coulometrisk bestemmelse 
 
 
Analyse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16 
 
Metode: EPA 8270/8131/8091, ISO 6468 
Kvantifikasjonsgrenser: 10 µg/kg TS 
Deteksjon og kvantifisering: GC/MSD 
 
 
Analyse av polyklorerte bifenyler, PCB-7 
 
Metode:  DIN 38407-del 2, EPA 8082. 
Deteksjon og kvantifisering:  GC-ECD 
Kvantifikasjonsgrenser: 0,7 µg/kg TS 
 
 
Analyse av metaller, M-1C 
 
Metode:  EPA 200.7, ISO 11885 
Deteksjon og kvantifisering:  ICP-AES 
Kvantifikasjonsgrenser: As(0.50), Cd(0.10), Cr(0.25), Cu(0.10), Pb(1.0), Hg(0.20), Ni(5.0), Zn(1.0) 
 alle enheter i mg/kg TS  
 
 
 
 
 
 
 

2 Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser. 
 
Metode: ISO 23161:2011 
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 Metodespesifikasjon 
Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS  
Kvantifikasjonsgrenser: 1 µg/kg TS  
 
 

 
 
 Godkjenner 
JIBJ Jan Inge Bjørnengen 

 
MORO Monia Ronningen 

 
RATE Randi Telstad 

 
 
 
 Underleverandør1 
C GC-ICP-MS 

 
Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030 
 

V Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige 
Akkreditering: SWEDAC, registreringsnr. 2030 
 

1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia 
 
Lokalisering av andre ALS laboratorier: 
 
Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa 
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice 
 
Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163. 
 
Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 
 
 

 
 
Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på 
om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
 
 

                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 
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Feltlogg_104-106_09092014 2014-10-13

Oppdragsnr og navn.: Tau mølle

Ansvarlig person: Kristian M. Ulla Kvalitetsansvarlig: Gunn Lise Haugestøl

Prøvestasjon: 104/106

Delprøve 1

Delprøve 2

Delprøve 3

Delprøve 4

Delprøve 5

N:
UTM 32V

6551103

6551100

6551104

6551105

6551108

Ø:

0323023

0323024

0323011

0323011

0323014

Vanndyp (m)
og tidspunkt:

09:45

5,5 m

Delprøve Beskrivelse: Strukturer, kornstørrelser, lukt, farge, biologi
mm. Husk beskrivelse mot dyp og hvorfor prøvetakings
dypet (i sedimentet) er valgt.

Prøve dyp i
sedimentet
(cm)

1 Grovt sediment. En større stein 0-5 cm

(alle delpr.)

2 Sandig, grovt sediment.

3 Finere sediment med litt småstein.

4 Samme som 3.

5 Samme som 3.

Vær: Pent, lett overskyet

Vind(styrke og retning): Vindstille Bølgehøyde: Ingen bølger

Prøvens kvalitet er helt avhengig av at man kan svare ja på spørsmålene
under

Ja Nei

Er grabben renset? X

Er grabben i god stand? X

Har prøvetakeren erfaring/kurs med denne typen prøvetaking? X

Var alle delprøvene akseptable og overflaten intakt? (X)

Bilde tatt av alle delprøvene? X

Kommentarer: Spesielle forhold, batymetri, kabler, søppel, Posisjoner og årsak ved
mislykkede prøver. Vekter og type prøvetakingsutstyr mm.

Prøvetaking er utført etter instruksjon fra Horten.

Grunnet mye stein og grus var det vanskelig å få opp nok sediment – totalt 16 forsøk,
hvorav kun 5 ga noe sediment.

Mye stein på bunnen ble observert fra båt, med kun spredte felt med sediment.
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Feltlogg_107-108_09092014 2014-10-13

Oppdragsnr og navn.: Tau mølle

Ansvarlig person: Kristian M. Ulla Kvalitetsansvarlig: Gunn Lise Haugestøl

Prøvestasjon: 107/108

Delprøve 1

Delprøve 2

Delprøve 3

Delprøve 4

Delprøve 5

Delprøve 6

Delprøve 7

Delprøve 8

N:
UTM 32V

6551218

6551221

6551222

6551222

6551214

6551220

6551220

6551219

Ø:

0323000

0323004

0323004

0323004

0323002

0323006

0323003

0323003

Vanndyp (m)
og tidspunkt:

08:45

10 m

Delprøve Beskrivelse: Strukturer, kornstørrelser, lukt, farge, biologi
mm. Husk beskrivelse mot dyp og hvorfor prøvetakings
dypet (i sedimentet) er valgt.

Prøve dyp i
sedimentet
(cm)

1-11

Fint mudder m/svak H2S lukt

(likt for alle delprøver)

0-5 cm

Vær: Pent, lett overskyet

Vind(styrke og retning): Vindstille Bølgehøyde: Ingen bølger

Prøvens kvalitet er helt avhengig av at man kan svare ja på spørsmålene
under

Ja Nei

Er grabben renset? X

Er grabben i god stand? X

Har prøvetakeren erfaring/kurs med denne typen prøvetaking? X

Var alle delprøvene akseptable og overflaten intakt? X

Bilde tatt av alle delprøvene? X

Kommentarer: Spesielle forhold, batymetri, kabler, søppel, Posisjoner og årsak ved
mislykkede prøver. Vekter og type prøvetakingsutstyr mm.

Prøvetaking er utført etter instruksjon fra Horten.
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Feltlogg_103-105_09092014 2014-10-13

Oppdragsnr og navn.: Tau mølle

Ansvarlig person: Kristian M. Ulla Kvalitetsansvarlig: Gunn Lise Haugestøl

Prøvestasjon: 103/105

Delprøve 1

Delprøve 2

Delprøve 3

Delprøve 4

Delprøve 5

Delprøve 6

N:
UTM 32V

6551159

6551167

6551167

6551161

6551162

6551162

Ø:

0323023

0323020

0323020

0323014

0323009

0323008

Vanndyp (m)
og tidspunkt:

09:10

8,5 - 11 m

Delprøve Beskrivelse: Strukturer, kornstørrelser, lukt, farge, biologi
mm. Husk beskrivelse mot dyp og hvorfor prøvetakings
dypet (i sedimentet) er valgt.

Prøve dyp i
sedimentet
(cm)

1 Grovere masser. Noe stein. Lite materiale i grabben. 0-5 cm

(alle delpr.)

2 Samme som 1.

3 Mye stein.

4 Samme som 3.

5 Samme som 3.

6 Gråere, finere sediment.

Vær: Pent, lett overskyet

Vind(styrke og retning): Vindstille Bølgehøyde: Ingen bølger

Prøvens kvalitet er helt avhengig av at man kan svare ja på spørsmålene
under

Ja Nei

Er grabben renset? X

Er grabben i god stand? X

Har prøvetakeren erfaring/kurs med denne typen prøvetaking? X

Var alle delprøvene akseptable og overflaten intakt? (X)

Bilde tatt av alle delprøvene? X

Kommentarer: Spesielle forhold, batymetri, kabler, søppel, Posisjoner og årsak ved
mislykkede prøver. Vekter og type prøvetakingsutstyr mm.

Prøvetaking er utført etter instruksjon fra Horten.

Grunnet mye stein og grus var det vanskelig å få opp nok sediment – totalt 16 forsøk,
hvorav kun 6 ga noe sediment. Flere av delprøvene inneholdt ikke noe sediment, men
kun stein/grus eller søppel.

Startet med 5 mislykkede forsøk (kun grus/stein) på opprinnelige sted (103/105 på kart),
flyttet derfor nærmere 107/108 for videre prøvetaking.
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